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RE: SOPORTE DE PAGO- GIRO DIRECTO- SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
(ENERO 2025)

Desde Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Fecha Jue 30/01/2025 2:58 PM
Para Diego Alexander Rivera Zambrano <diego.rivera@cajacopieps.com>

Cordial saludo , Diego no vienen la relación de facturas  de los $109.069.147

Diana Lizeth Rodríguez  Cárdenas
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9
Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051
Cel 315  6316914

De: Diego Alexander Rivera Zambrano <diego.rivera@cajacopieps.com>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 2:00 p. m.
Para: Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Cc: Jennifer Paola Martinez Torrenegra <jennifer.martinez@cajacopieps.com>
Asunto: RE: SOPORTE DE PAGO- GIRO DIRECTO- SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE (ENERO
2025)
 
Barranquilla – Atlántico.
 
Señores.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE.
 
Remito detalle de facturas canceladas en DICIEMBRE 2024 por giro directo de la entidad que usted representa
junto con el instructivo del portal web Génesis donde pueden consultar esta misma información.
 
Cordial saludo.
 

 

2/2/25, 19:38 Correo: Diana Lizeth Rodriguez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGMwMTMyMzZmLTdlOTAtNGE0YS04YjA4LWJiYWYxN2EzMDlmMQAQAEAW%2Fwg%2FoE80kjb… 1/3



 

De: Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Enviado: miércoles, 29 de enero de 2025 19:56
Para: Jorge Luis LLanos Barraza <jorge.llanos@cajacopieps.com>
Cc: Jennifer Paola Martinez Torrenegra <jennifer.martinez@cajacopieps.com>
Asunto: RE: SOPORTE DE PAGO- GIRO DIRECTO- SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE (ENERO
2025)
 
 
Cordial saludo, agradezco su apoyo con el soporte enviado por valor de $179.069.147 los
cuales ingresaron en el mes de enero por medio de giro directo 2025.
 
Pero queda pendiente soporte de giro por valor de $109.069.147 los cuales ingresaron a la
cuenta de la SUBRED SUR el día 2 enero 2025 que segun el acuerdo de pago corresponde a
la cuota del mes de diciembre por favor de caracter urgente se requiere soporte para aplicar a
la cartera. 
 
 
Atte,
 
 
 
Diana Lizeth Rodríguez  Cárdenas
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9
Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051
Cel 315  6316914
 

De: Jorge Luis LLanos Barraza <jorge.llanos@cajacopieps.com>
Enviado: miércoles, 29 de enero de 2025 9:59 a. m.
Para: gestioncartera@subredsur.gov.co <gestioncartera@subredsur.gov.co>; tesoreria.apoyo7@subredsur.gov.co
<tesoreria.apoyo7@subredsur.gov.co>; Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Cc: Jennifer Paola Martinez Torrenegra <jennifer.martinez@cajacopieps.com>
Asunto: SOPORTE DE PAGO- GIRO DIRECTO- SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE (ENERO 2025)
 
Barranquilla - Atlántico
Señores,
 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
 
Cordialmente me permito remitir detalle de facturas cancelados durante el mes de
enero de 2025 a le entidad que Usted representa.
 
Lo invitamos a consultar esta misma información a través del portal web
www.cajacopieps.com/genesis. Adjunto instructivo de ingreso,
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Cordialmente.
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